23/12/2019 Gmail - Enc: cotacao de seguro (Cury x Franca)

M Gma" Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com>

Enc: cotacao de seguro (Cury x Franca)
7 mensagens

rafael cury <rafaelcury@hotmail.com.br> 18 de dezembro de 2019 09:53
Para: Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com>

Bom dia, estou tentando cotar um seguro, porém pediram informagdes da minuta do contrato, para andlise das coberturas deste
seguro. E possivel me encaminhar um documento no qual conste estes dados?

De: Caio - Conracon Seguros <caio@conraconseguros.com.br>
Enviado: quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 10:29:52

Para: rafael cury <rafaelcury@hotmail.com.br>

Assunto: RES: cotacao de seguro (Cury x Franca)

Rafael, bom dia.

Apds analise, ndo conseguimos verificar qual o valor contratual do contrato, uma vez que a minuta ndo esta preenchida, no e-
mail do julgamento, que esta incompleto, informa um valor de RS 58.198,92 e na ata de recurso informa um valor de RS

31.258,94, preciso de uma documentacdo na qual informe o real valor do contrato, favor verificar se hd a minuta do contrato
devidamente preenchida.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO - O valor a ser pago 4 CONTRATADA pela

obra/manutencdo/pntura, conforme espectficagdes do anexo I, fornecido por meto deste contrato é de RS
XXXKXXX (XXXX).

JULGAMENTO RECURSO - CV 03/2019
Compras Uni-FACEF =unif scel compraat@omail come
pars e

Bz Tawrches Precmcos,

Seagues &7 Enew & Als de Julgnmenio de Recurss, & B dednrmds
ko dhe RS S8 18092 (cirgueritn & oo il cendo & nossents oo ned
propostn indencr & S0%. (ORenta por corto] i endd ol & Gues e
prestagbo de garania pdcional. dentre as modakdades previstas no

Na clausula da Garantia ndo é solicitado o seguro garantia, assim como faltam algumas informagdes como o percentual e
coberturas exigidas, conforme clausula ha o relatério emitido pelo fiscal? Favor verificar com o érgao.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

O objeto devera ter garanfia de no mimmmo 12 (doze) meses, para manutencdes prevenfivas e corretivas,
contados da data de finalizacio da obra e mstalagdes, conforme relatério emitido pelo Fiscal designado pela
Admimstragdo do Um-FACEF.

Se possivel informar quem e de qual empresa faz parte a pessoa que nos indicou ao senhor.
Atenciosamente,

CEINRACON

SEGURODS & GARANTIAS
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Caio Castro

Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 173 — cj 02

Séao Paulo - CEP 02306-001

Tel/Fax: 11 2361-7554

Em virtude das festividades de final de ano
Informamos que estaremos em recesso nos dias
247122019, 25/12/2019, 31/12/2019 e 01/01/2020,

De: rafael cury [mailto:rafaelcury@hotmail.com.br]
Enviada em: terga-feira, 17 de dezembro de 2019 12:45
Para: Caio - Conracon Seguros

Assunto: RE: cotacao de seguro (Cury x Franca)

boa tarde segue os documentos solicitados. Este seguro ta pedindo na ata da licitacao.

De: Caio - Conracon Seguros <caio@conraconseguros.com.br>
Enviado: terga-feira, 17 de dezembro de 2019 12:36

Para: rafael cury <rafaelcury@hotmail.com.br>

Cc: Debora Muller <debora@conraconseguros.com.br>
Assunto: RES: cotacao de seguro (Cury x Franca)

Rafael, bom dia.

Ap0ds consultas nas seguradora, verificarmos que ha outra corretora nomeada, sendo necessario o envio da carta de
nomeacdo (anexo) para consulta de taxa e limite, em outras onde ndo estd nomeado nenhum corretor, ha a necessidade de
envio da documentagdo de cadastro conforme abaixo:

-Balando e DRE de 2016, 2017 e 2018 anual e devidamente assinado;

-Balancete recente de 2019; (caso a empresa efetue)
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Quanto a analise do edital/minuta do contrato, ndo ha as especificagdes e exigéncia do seguro garantia como caugéo, ha
algum outro documento no qual solicite o seguro?

Favor enviar a ata da homologacao.

Atenciosamente,

CEINRACON

SEGLIROS & GARANTIAS

Caio Castro

Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 173 — cj 02

Séo Paulo - CEP 02306-001

Tel/Fax: 11 2361-7554

Em virtude das festividades de final de ano

Informamos que estaremos em recesso nos dias

24/12/2019, 25/12/2019, 31/12/2019 e 01/01/2020.

De: rafael cury [mailto:rafaelcury@hotmail.com.br]
Enviada em: terca-feira, 17 de dezembro de 2019 08:43
Para: Caio - Conracon Seguros

Assunto: cotacao de seguro

Bom dia conforme contato telefonico segue dados para cotacao.

Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com> 18 de dezembro de 2019 10:26
Para: rafael cury <rafaelcury@hotmail.com.br>

Bom dia Rafael,

Sobre o seguro, o contrato somente sera enviado apos a comprovagéo da caugéo conforme § 1° do art. 56, essa diferenga é
devido o valor estar abaixo que cita o art. 48 da Lei 8666/1993. Segue abaixo esclarecimentos.
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O valor do contrato é conforme a proposta passada por vocés e homologagéo do processo conforme em anexo, R$ 157.320,90.

Esse seguro ndo consta na minuta devido situagédo extraordindria, devido a proposta com valor menor que o previsto em Lei.

RS
323.192,05 Orgamento base
RS
226.234,44 70%
RS
161.596,03 50%
PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO ORCAMENTO BASE alinea "a" art 48
RS
191.260,00
RS
238.689,20
RS
258.142,15
RS
265.005,50
RS
275.035,90
RS
280.976,83
RS
290.111,05
RS
355.977,57
RS
2.155.198,20
RS
269.399,78 média aritimética alinea "a"
RS 70% da média média
188.579,84 aritimética
Para atendimento ao Art. 48. §
29 da Lei 8666/1993, cujo valor global da proposta
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem o inciso
I, § 12, alineas “a” e “b” deste mesmo artigo, sera RS 215.519,82
exigida, para a assinatura do contrato, prestagao de
garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 12 do art. 56, igual a
diferencga entre o valor resultante do pardgrafo anterior e
o valor da
correspondente proposta

Proposta CURY RS 157.320,90

RS
Diferenca para caugao 58.198,92

Segue os dados do processo no link: https://www.unifacef.com.br/2019/11/27/cv-03-2019-contratacao-de-empresa-para-
manutencao-em-pintura-na-unidade-ii/
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Atenciosamente,

Bruna Sousa Ferreira

Setor de Compras e Licitacdes
Tel.: 55 16 3713-4643
www.unifacef.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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rafael cury <rafaelcury@hotmail.com.br> 19 de dezembro de 2019 08:59
Para: Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com>

Bom dia, pode me encaminhar por gentileza os dados bancarios, pra eu efetuar o depdsito da garantia.

De: Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 11:26:47
Para: rafael cury <rafaelcury@hotmail.com.br>

Assunto: Re: cotacao de seguro (Cury x Franca)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com> 19 de dezembro de 2019 10:46
Para: rafael cury <rafaelcury@hotmail.com.br>

Bom dia Rafael,
Estamos abrindo uma conta especifica para essa caucao, e te informo assim que passado pelo nosso gerente.

Atenciosamente,

Bruna Sousa Ferreira

Setor de Compras e Licitacdes

Tel.: 55 16 3713-4603/4643/4667/4636
www.unifacef.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

rafael cury <rafaelcury@hotmail.com.br> 19 de dezembro de 2019 11:10
Para: Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com>

Ok, fico no aguardo

De: Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 11:46:20

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com> 19 de dezembro de 2019 12:28
Para: rafael cury <rafaelcury@hotmail.com.br>
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Bom dia Rafael,

Em razao aos procedimentos internos do Banco do Brasil para criagdo de conta com investimento especifica para o caugao,
ficara pronta somente amanh&, com isso, prorrogamos até amanha o prazo para o depoésito, que irei informar a vocés.

Atenciosamente,

Bruna Sousa Ferreira

Setor de Compras e Licitacdes
Tel.: 55 16 3713-4643
www.unifacef.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

rafael cury <rafaelcury@hotmail.com.br> 19 de dezembro de 2019 14:16
Para: Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com>

Ok, fico no aguardo o niumero da conta obrigado.

De: Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 13:28:55

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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